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M Gma" Roberto Oliveira <mep.roberto@gmail.com>

RES: RCC: COMPRAS

Nilton Simas - Tylco <nilton.simas@tylco.ind.br> 21 February 2022 at 16:29
Reply-To: nilton.simas@tylco.ind.br

To: Roberto de Oliveira <roberto@durmetal.com.br>

Cc: nilton.simas@tylco.ind.br

Roberto,

RCC40 ja tinhamos alterado em outubro/21 para a Colorado este rolamento fazendo testes de campo com a bomba T30,

conforme comentei em nossa reuniéo até o momento néo tivemos nenhum reclamagéo de garantia por problema em rolamento.

A situacéo de testes da Colorado estdo nas tomadas, devido ao esforgo de uso do cambio.

RCCA43, sempre foi efetuado na JC, como a solicitagdo foi em 10/12 era necessario enviar as pecas para cotacédo e tinhamos urgéncia,
devido a necessidade da Brevet sé realizamos cotagdo na Pramertec, ndo tinhamos os desenhos das pecas e também sem prazo, devido

ao periodo, a partir deste ano pessoal esta trabalhando na elaboragéo, mas eu e o Joacir visitamos a empresa para efetuar conhecimento

e validar capacidade.
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Simas , segue.
O Geovano, mandou um dudio para o Carlos da IC Spindle.
Solicitagdo de Compras OutrasAgles _  Cance
Himero 040410 Solicitante ALMOXARIFADO Data de Emizsdo 081212021 E]
Unid. Requis. Cod. Comprader Filial de Entrega 01
Aprovad d oduto 0 d did [l dad d Qtd dad Crd od 0
' 0001 01.80.128.001 SOBRE BASE PARA BREVET LINHA 3 PC 1,0000 0,0000|08/12/2021
@) o002 D1.80.128.004 BASE SUPERIOR BREVET LINHA 3 PC 1,0000 0,0000 081212021
- 0003 D1.80.128.003 BASE DA MESA BREVET LINHA 3 PC 1,0000 0,0000| 081212021
Atenciosamente,

Paulo de Tarso Vieira
Comprador

T e S '—-.‘-
H £ Digite agui para pesquisar

RCC41 — Ricardo esta terminando de efetuar os levantamentos das despesas adicionais, que sera abatido em proximo servigo.

Nilton Simas
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Durmetal Ind. Com. de pegas e Maquinas LTDA
Av. Santos Dumont, n® 3939, Zona Industrial

Joinville/SC-Brasil - CEP 89219-730
Tel.: +55 47 99235-8561

* Mail: nilton.simas@tylco.ind.br

De: Roberto de Oliveira <roberto@durmetal.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 16:20
Para: Nilton Simas <nilton.simas@tylco.ind.br>

Assunto: Re: RCC: COMPRAS

Qi Nilton, boa tarde!
Obrigado por sua dedicagado em buscar redugdes de custo (RCC) ou evitar custos adicionais.
Sobre a validagao dos resultados das RCCs NRO. 40, 41 e 43:

RCCA40 - a fase de validagao foi concluida no dia 07/02/2022. Para validar os resultados preciso pelo menos 3 meses de fornecimento dos rolamentos. Tenho que validar

os valores do antes e depois. O prazo para DOI5 ficou para 09/05/2022.
RCC41 - Tivemos despesas com retrabalho causados pelo fornecedor. Pode me confirmar que foi feito o encontro de contas?

RCC43 - Preciso entender melhor com vocé. Servigo de retifica plana, somente dois fornecedores, entre eles a JC spindle? R$165,00 vs R$1.166,67 me parece muito distante como base

para comparagdo. Preciso de ajuda aqui para entender. Falamos.

Atte.

Roberto Oliveira

On Fri, 18 Feb 2022 at 07:41, Nilton Simas - Tylco <nilton.simas@tylco.ind.br> wrote:
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Bom dia

Roberto, segue abaixo os RCC para sua avaliagao.

TIFD P = STATUS TiTULD
|:| Aguardando aprovacddiva 40 RCC - Desenvolvimento Rolamentos T30
|:| Aguardando aprovagadiva A1 RCC - Furadeiras Eixo QTN
|:| Aguardando aprovacg@diva 43 RCC - Terceirizagdo servigo de retifica

Nilton Simas

sipurmetat  Tylco

Durmetal Ind. Com. de pecas e Maquinas LTDA
Av. Santos Dumont, n° 3939, Zona Industrial

Joinville/SC-Brasil - CEP 89219-730
Tel.: +55 47 99235-8561

* Mail: nilton.simas@tylco.ind.br
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